Estado de Santa Catarina
. Prefeitura Municipal de llhota

. g" - Rua Leoberto Leal, n° 160
Centro - llhota - SC

CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000
Fone /| Fax: (047) 3343-8800 - E-Mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

AVISO DE ANULACAO DE LICITACAO

PROCESSO: 105/2024 — FMAS
DISPENSA DE JUSTIFICAGAO — N¢ 063/2024 — FMAS

A Prefeitura Municipal de Ilhota informa que o Processo Licitatério n® 105/2024, na modalidade DISPENSA
DE JUSTIFICAGAO — N® 063/2024 — FMAS — PMI, artigo 71, Ill da Lei 14.133/2021 e a Simula 473 do STF
juntamente com justificativa apresentada no processo administrativo 1.226/2024 via 1doc varios erros em
pontos distintos.

llhota, 17 de junho de 2024.

Rosi Voltolini
Secretéria de Assisténcia Social

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/ilhota.1doc.com.br/verificacao/FDOB-B7AD-AC54-4D2F e informe o codigo FDOB-B7AD-AC54-4D2F

Assinado por 1 pessoa: ROSI VOLTOLINI
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: FDOB-B7AD-AC54-4D2F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«”  ROSI VOLTOLINI (CPF 902.XXX.XXX-49) em 17/06/2024 15:27:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/FDOB-B7AD-AC54-4D2F
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Proc. Administrativo 1.226/2024 o

De: Jose Adilson Ferrarezi Setor: SASsc - Setor de Compras
Despacho: 21-1.226/2024
Assunto: 052/2024 - Contratagao de Oficinas Senai

Ilhota/SC, 14 de Junho de 2024

Prezados, boa tarde

Diante das consideragdes apontadas pelo departamento de compras e em contato com o Senai optamos por cancelar
este processo.

Téo logo fizermos as adequagdes necessarias sera gerado 0 novo processo.

Prefeitura de llhota - Rua Dr Leoberto Leal, 160 - Centro CEP: 88320-000
Impresso em 17/06/2024 15:45:41 por Francineide Pereira - Pregoeira

https://ilhota.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=60EB7EEA7633E3AAA131EF 15&itd=7
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7 Proc. Administrativo 1.226/2024 &o,\

De: Renato da Silva Setor: SA-DGCL - Diretoria Geral de Compras e Licitagoes
Despacho: 20- 1.226/2024

Para: SASsc - Setor de Compras

Assunto: 052/2024 - Contratagao de Oficinas Senai

llhota/SC, 14 de Junho de 2024

Prezados Bom dia!

Referente ao CNPJ, realizamos o que constava no cartdo CNPJ, que nés foi enviado nos anexos acima, em nenhum
momento foi informado que o CNPJ correto seria da filial.

O ponto que no e-mail refere sobre parcelamento, se o contrato € 12 meses a execugao do mesmo sera parcial, ndo o
que discutir neste ponto.

Outro ponto que cita no e-mail é forma de pagamento que sera mensal, a proposta enviada ao Municipio esta
incompleta, informando que o quantitativo € 2 R$ 32.041,56 totalizando R$ R$ 64.083,12, nenhum momento cita que é
mensal.

N&o havendo neste momento como corrigir, pois o processo foi enviado ao TCE e PNCP desta forma.

ﬁenato da Silva

Diretor de Editais e Contratos

Prefeitura de llhota - Rua Dr Leoberto Leal, 160 - Centro CEP: 88320-000
Impresso em 17/06/2024 15:45:33 por Francineide Pereira - Pregoeira
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Proc. Administrativo 1.226/2024

De: Jose Adilson Ferrarezi Setor: SASsc - Setor de Compras
Despacho: 19- 1.226/2024
Assunto: 052/2024 - Contratagao de Oficinas Senai

Ilhota/SC, 14 de Junho de 2024

Prezados, bom dia
Segue em anexo print do e-mail que o Senai enviou para esta secretaria na data de 13/06/2024 as 20:42.

O e-mail também foi encaminhado nesta data ao departamento de licitagbes no endereco
licitacao3@ilhota.sc.gov.br conforme print anexo.

José Adilson Ferrarezi
Agente Administrativo

47 3343 7061

Prefeitura de llhota - Rua Dr Leoberto Leal, 160 - Centro CEP: 88320-000
Impresso em 17/06/2024 15:45:25 por Francineide Pereira - Pregoeira
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assistenciacompras@ilhota.sc.gov.br

De: LUCIANA VANESSA VIER <luciana.vier@fiesc.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 13 de junho de 2024 20:42

Para: notificacao@1doc.com.br; assistenciacompras@ilhota.sc.gov.br

Cc: SILVANA MENEGHINI

Assunto: Fwd: CONTRATO 021 - DJ -060 -2024 FMAS - CURSOS
PROFISSIONALIZANTES - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL SENAI

Anexos: CONTRATO_021_DJ_060_2024

_FMAS_CURSOS_PROFISSIONALIZANTES_SERVICO_NACIONAL_DE_APRENDIZ
AGEM_INDUSTRIAL_SENAI.pdf; Cartdo CNPJ Senai Itajai.pdf

Boa noite Renato

Informo que o CNPJ do contrato estd errado.

Vocés colocaram o CNPJ da Matriz e a Filial que ird executar e efetuar o faturamento sera a filial do Senai
de ltajai

CNPJ: 03.774.688/0009-02.

Anexo o cartdao CNPJ.

Um ponto que nao entendi é o item:

1.2 A Forma de Fornecimento do objeto deste Contrato é parcial.

O contrato serd executado na sua totalidade.
Outro ponto que precisa ser corrigido e esclarecido é a forma de pagamento que serda mensal.
Agradeco e fico no aguardo das alteragdes para proceder com as assinaturas.

Att

Luciana Vanessa Vier

Mercado Regional Foz do Rio Itajai e Vale do Itajai Mirim

FIESC

Rua Henrique Vigarani, 163 - Barra do Rio - 88305-555 - Itajai - SC
Fone: (47) 3341-2869 — Ramal: 62869 - Celular: (47) 9878-1806

—————————— Forwarded message ---------

De: Silvana Meneghini <silvana@sc.senai.br>

Date: qui., 13 de jun. de 2024 as 18:13

Subject: Fwd: CONTRATO 021 - DJ -060 -2024 FMAS - CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

To: LUCIANA VANESSA VIER <luciana.vier@fiesc.com.br>




—————————— Forwarded message ---------

De: Prefeitura de llhota <notificacao@1doc.com.br>

Date: qui., 13 de jun. de 2024 as 11:16

Subject: CONTRATO 021 - DJ -060 -2024 FMAS - CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

To: <silvana@sc.senai.br>, <senai-sc@ctai.rct.br>

Oficio 557/2024:

Bom dia Prezados,
Segue contrato para assinatura digital.

Reiterando, que o presente contrato deve ser assinado na data de HOJE (13/06/2024) para evitar pendéncias e
penalidades aplicaveis ao 6rgao publico e a empresa pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).

Renato da Silva

Diretor de Editais e Contratos

Saiba como responder este Oficio

Acompanhar online »

Para cancelar recebimento de comunicacao de Prefeitura de Ilhota neste e-mail, clique aqui.

Silvana Meneghini
Gerente Executiva Regionais Foz do Rio Itajai e Vale do Itajai Mirim

FIESC — SESI/SC SENAI/SC IEL/SC

Celular: (049) 99183-1703
sesisc.org.br - sc.senai.br

As informacdes contidas neste e-mail e nos anexos sdo confidenciais e ndo podem ser usadas, reproduzidas ou
divulgadas para fins e destinatarios nao previstos na acdo. Se vocé recebeu este e-mail por equivoco, por favor,
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apague o seu conteldo e avise, imediatamente, ao remetente, ficando o Sistema FIESC isento de qualquer
responsabilidade quanto ao compartilhamento indevido.

As informagdes contidas neste e-mail e nos anexos séo confidenciais e ndo podem ser usadas, reproduzidas ou
divulgadas para fins e destinatarios nao previstos na agdo. Se vocé recebeu este e-mail por equivoco, por favor,
apague o seu conteldo e avise, imediatamente, ao remetente, ficando o Sistema FIESC isento de qualquer
responsabilidade quanto ao compartilhamento indevido.



