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Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP
18.431.175/0001-19
www.ecopex.com.br

(11) 4181-1103
Av Cachoeira, 1010

Vl Industrial, Barueri - SP
06.413-000

206.458.552.112

Proposta Comercial Nº 18801
Para
Prefeitura Municipal de Ilhota
Aos cuidados de: Luciana / Mayra

Endereço do Cliente
83.102.301/0001-53
Rua Leoberto Leal, Nº 160, Centro
Ilhota - 88.320-000, SC
Fone: (47) 3343-8600, E-mail: gabinete2@ilhota.sc.gov.br

ORÇAMENTO DE PRODUTOS EM MADEIRA PLASTICA

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº Item Cód (SKU) /
NCM Qtd Un Preço

un Total

1 Banco Steel Prime com Encosto - 1,50m ECOS60
3924.90.00 1,00 Un 929,00 929,00

2 Lixeira Steel Prime Quadrada - 96L com Tampa -
Marrom

ECOS52-3
3924.90.00 1,00 Un 930,00 930,00

3 Lixeira Steel Prime Quadrada - 96L com Tampa -
Amarela

ECOS52-1
3924.90.00 1,00 Un 930,00 930,00

4 Suporte Steel Prime Duplo (3 pçs) ECOS55
3924.90.00 1,00 Un 329,00 329,00

5 Lixeira IBIARA - Kit Trapézio - 70 cm 1098
3924.90.00 2,00 UN 420,00 840,00

6 Kit base Lixeira IBIARA - Tampa Marrom (Orgânico) 90081
3924.90.00 1,00 UN 349,00 349,00

7 Kit base Lixeira IBIARA - Tampa Amarela (Metal) 90084
3924.90.00 1,00 UN 349,00 349,00

8 Suporte p/ Lixeira IBIARA - Fixo - Preto 1403
3925.90.90 2,00 UN 325,00 650,00

9 Suporte p/ Lixeira IBIARA - Complementar/Fixo - Preto 1413
3925.90.90 1,00 UN 235,00 235,00

10 Lixeira IBIARA - Kit Trapézio - 70 cm 1098
3924.90.00 1,00 UN 420,00 420,00
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11 Kit Base Cachepó IBIARA (Aro + Fundo) 782
3924.30.00

1,00 UN 140,00 140,00

Número de itens: 11
Soma das quantidades: 13,00 Total dos itens 6.101,00

Outros itens ou serviços

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.

KIT DUPLO - LINH AIBIARA - COMPOSTO POR: 2 Lixeiras | 1 Suporte Fixo e 1 Suporte
Complementar

Total outros itens 0,00

Data Total dos itens Total da proposta

26/03/2024 6.101,00 6.101,00

Condições comerciais

Dias Valor Obs.

28 6.101,00 BOLETO 28 DDL

Condições gerais

Prazo de entrega 30 DIAS ÚTEIS (dias fechamento do Pedido/Pagamento Sinal)

Validade da proposta 30 dias

Observações

LINHA IBIARA - PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.
LINHA STEEL - PRODUTO ENTREGUE MONTADO. NÃO ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: DE 20 a 30 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pedido).

FRETE CIF
* Nossos fretes são cotados em transportadora parceira como frete fracionado. Não é obrigatório. Cliente tem a liberdade de procurar outra
Transportadora ou retirar em nossa Loja. Frete válido por 5 dias.
** OS MATERIAIS SÃO DESCARREGADOS NO TÉRREO A UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 METROS DO CAMINHÃO. ENTREGA EM
HORÁRIO COMERCIAL SEM AVISO PRÉVIO.
*** Não nos responsabilizamos por Taxas de Reentrega caso não tenha ninguém no endereço informado ou o endereço esteja errado. Taxas
extras por locais de difícil acesso ou em Zona Rural é por conta do cliente.

Atenciosamente,
Felipe Flor - Consultor de Vendas
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gabinete2@ilhota.sc.gov.br

De: felipe@ecopex.com.br

Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2024 11:28

Para: gabinete2@ilhota.sc.gov.br

Cc: rosi@ecopex.com.br

Assunto: RES: Orçamento

Anexos: Prefeitura Municipal de Ilhota -  PROPOSTA COMERCIAL - 18801 - 26 - 03 - 

2024.pdf

Ola Mayra,  
 
Tudo bem? 
Conforme conversado no Whatsapp, segue nosso orçamento com a inclusão do suporte fixo para o cachepô. 
 
Peço a gen�leza que verifique o mesmo e nos dê um retorno assim que possivel. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

Atenciosamente, 

Felipe Flor 
Consultor comercial 

 

 

 

(11) 4181 1103 

 

felipe@ecopex.com.br  

 

ecopex.com.br  

 

              

  

 

Visite nosso showroom: 
  Av. Cachoeira, 1010 | Barueri – SP | 06413-000 

 

 

 

De: felipe@ecopex.com.br <felipe@ecopex.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 11:05 
Para: 'gabinete2@ilhota.sc.gov.br' <gabinete2@ilhota.sc.gov.br> 
Cc: 'rosi@ecopex.com.br' <rosi@ecopex.com.br> 
Assunto: RES: Orçamento 
 
Ola Luciana e Mayra,  
 
Tudo bem? 
Conforme sua solicitação e conversado no Whatsapp. 
Segue em anexo nossa proposta comercial. 
 
Peço a gen�leza que verifique o mesmo e nos dê um retorno assim que possivel. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

Atenciosamente, 
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Felipe Flor 
Consultor comercial 

 

 

 

(11) 4181 1103 

 

felipe@ecopex.com.br  

 

ecopex.com.br  

 

              

  

 

Visite nosso showroom: 
  Av. Cachoeira, 1010 | Barueri – SP | 06413-000 

 

 

 

De: felipe@ecopex.com.br <felipe@ecopex.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 10:40 
Para: 'gabinete2@ilhota.sc.gov.br' <gabinete2@ilhota.sc.gov.br> 
Assunto: RES: Orçamento 
 
Ola Luciana,  
 
Tudo bem? 
Conforme informado a Mayra no Whatsapp, conseguimos realizar o orçamento porem em nosso PDF. 
Porem, preciso que informe a dimensão da lixeira do ul�mo item. 
 
Pode ser desta forma? 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

Atenciosamente, 

Felipe Flor 
Consultor comercial 

 

 

 

(11) 4181 1103 

 

felipe@ecopex.com.br  

 

ecopex.com.br  

 

              

  

 

Visite nosso showroom: 
  Av. Cachoeira, 1010 | Barueri – SP | 06413-000 

 

 

 

De: gabinete2@ilhota.sc.gov.br <gabinete2@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 10:34 
Para: felipe@ecopex.com.br 
Assunto: RES: Orçamento 
 
Bom dia Felipe, 
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Para dar continuidade ao processo de contratação, precisamos que enviem o orçamento dentro do modelo 
encaminhado em anexo. 
 
Agradeço desde já, 
 
Atenciosamente! 
 
Luciana Flávia Luciani da Silva 
Assessora Execu�va de Gabinete 

 
 
 
 

De: felipe@ecopex.com.br <felipe@ecopex.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2024 17:06 
Para: gabinete2@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: RES: Orçamento 
 
Ola Luciana,  
 
Tudo bem? 
Conforme sua solicitação segue em anexo nosso catalogo onde contempla os modelos, dimensões e valores de cada 
produto solicitado. 
 
Peço a gen�leza que verifique o mesmo e nos dê um retorno assim que possível. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição! 

Atenciosamente, 

Felipe Flor 
Consultor comercial 

 

 

 

(11) 4181 1103 

 

felipe@ecopex.com.br  

 

ecopex.com.br  

 

              

  

 

Visite nosso showroom: 
  Av. Cachoeira, 1010 | Barueri – SP | 06413-000 

 

 
 

De: gabinete2@ilhota.sc.gov.br <gabinete2@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2024 15:05 
Para: contato@ecopex.com.br 
Assunto: Orçamento 
 
 
Boa tarde, 
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Encaminho anexo solicitação de orçamento. 
 
Atenciosamente! 
 
Luciana Flávia Luciani da Silva 
Assessora Execu�va de Gabinete 

 
 



 

 

 

PESQUISA DE PREÇOS / ORÇAMENTO  
 
 

Data de Emissão: 01/04/2024. 
Prazo de Entrega de Orçamento: 03/04/2024 
Forma de Julgamento: Registro de preços 
Objeto Resumido: Aquisição de bancos e lixeiras em madeira plástica para instalação dos espaços 
públicos do Município de Ilhota. 
Validade da cotação: 180 dias. 
Local de Entrega de Orçamento: Prefeitura Municipal de Ilhota, situado na Rua Leoberto Leal, nº 
160, Centro, Ilhota/SC, CEP 88.320-000 – Falar com Luciana/Mayra ou através do  
e-mail: gabinete2@ilhota.sc.gov.br 
Informações: (47) 3343-8800 
 
 
*Fornecedor: CONSTRUDECK SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA   

*CNPJ/CPF: 42.084.221/0001-35   

*Endereço: Rua Bahia, 9111 – Fundos – Passo Manso   

*Cidade: Blumenau UF: SC CEP: 89.032-002 

*Fone/Fax: 4799132-1911   
Favor preencher os campos com * 
 
 

Item DESCRIÇÃO QNTD UN Valor 
Unitario 

Valor Total 

01 Banco de jardim com encosto, Material: madeira 
plástica Altura: 0,70m Largura: 1,50m 

profundidade: 0,40m  
 
 

 
 
 
 

01 und  R$ 825,00 



 

 

 

02 Kit lixeiras em madeira plástica, composta por 
duas lixeiras, uma com tampa na cor marrom e 
outra com tampa na cor amarela Altura: 0,86m 
Diâmetro: 0,50m  
Suporte para lixeiras com 50cm de diâmetro. 
Altura: 1,5m e suporte complementar para 
segunda lixeira. 

 

 

 
 

01 und  R$ 2.050,00 

03 Kit cachepot + suporte madeira plastica, 
composto por um cachepot Altura 0,70m e 

diâmetro 0,50m 
Suporte para lixeira/cachepo com 50cm de 

diâmetro. Altura: 1,5m 
 

   

01 und  R$ 860,00 

 

*Data 01/04/2024 

 

*__________________________ 

Assinatura e Carimbo 

CONSTRUDECK 
SERVICO DE 
INSTALACOES DE DECK 
LTDA:42084221000135

Assinado de forma digital 
por CONSTRUDECK SERVICO 
DE INSTALACOES DE DECK 
LTDA:42084221000135 
Dados: 2024.04.01 13:09:33 
-03'00'
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gabinete2@ilhota.sc.gov.br

De: construdeck indaial <vendasconstrudeck@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 13:35

Para: gabinete2@ilhota.sc.gov.br

Assunto: Cotação Bancos, lixeiras, cachepot em Madeira Plástica - Construdeck

Anexos: Cotação01_PrefeituraIlhota (10).pdf

Olá, tudo bem, Mayra? 
 
Segue anexo o orçamento solicitado de bancos, lixeiras, cachepot em Madeira Plástica. 
 
Atenciosamente, 
 
--  
 
Ana Paula dos Reis 
Construdeck Soluções Ecológicas 
Comercial 
Tel. 47 99132-1911 
vendasconstrudeck@gmail.com 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 



 

 

 

PESQUISA DE PREÇOS / ORÇAMENTO  

 
 

Data de Emissão: 25/03/2024. 
Prazo de Entrega de Orçamento: 03/04/2024 
Forma de Julgamento: Registro de preços 
Objeto Resumido: Aquisição de bancos e lixeiras em madeira plástica para instalação dos espaços 
públicos do Município de Ilhota. 
Validade da cotação: 180 dias. 
Local de Entrega de Orçamento: Prefeitura Municipal de Ilhota, situado na Rua Leoberto Leal, nº 
160, Centro, Ilhota/SC, CEP 88.320-000 – Falar com Luciana/Mayra ou através do  
e-mail: gabinete2@ilhota.sc.gov.br 

Informações: (47) 3343-8800 
 
 

*Fornecedor: PLAY KIDS PLAYGROUNDS E 

COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 

  

*CNPJ/CPF: 43.740.473/0001-38   

*Endereço: RUA DOS IMIGRANTES, 290   

*Cidade: TAPERA UF: RS CEP: 99490-000 

*Fone/Fax: 51 996508419   

Favor preencher os campos com * 
Item DESCRIÇÃO QNTD UN Valor 

Unitario 
Valor Total 

01 Banco de jardim com encosto, pé reto 

Altura: 0,70m Largura: 0,50m Comprimento: 

1,50m 

Material: madeira plástica 

 

01 und 1.500,00 1.500,00 

02 Kit de lixeira em madeira plastica, compost por 

duas lixeiras, com tampa na cor marrom e amarela 

Altura: 0,86m Diâmetro: 0,50m 

01 und   



 

 

 

 

03 Kit de lixeira em madeira plastica, compost por 

duas lixeiras, com tampa na cor marrom e amarela 

Largura: 0,32x0,32m Altura: 1,0m 

 

01 und 1800,00 1800,00 

04 Cachepô em madeira plástica 

Altura: 0,70m    Diâmetro: 0,50m 

Material: madeira plástica 

 
 
 

01 und 610,00 610,00 



 

 

 

 
 

*Data 26/03/2024 

*__________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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gabinete2@ilhota.sc.gov.br

De: Play Kids Playgrounds <playkids.net@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2024 14:29
Para: gabinete2@ilhota.sc.gov.br
Assunto: Re: ORÇAMENTO LIXEIRAS
Anexos: Solicitação de Orçamento bancos e lixeiras .1.pdf

Orçamento atualizado. 
 
Em ter., 26 de mar. de 2024 às 13:45, Play Kids Playgrounds <playkids.net@gmail.com> escreveu: 
Boa tarde. 
 
Segue em anexo orçamento solicitado. 
 
Att... 
 
Luciana 
 
--  

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta  
imagem da Internet.

 
 51 996508419 
https://www.playkidsplaygrounds.com 

 
 
 
--  

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta  
imagem da Internet.

 
 51 996508419 
https://www.playkidsplaygrounds.com 


