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ORCAMENTO

1 mensagem

Adriana - Santa Clara Chevrolet <pecasgaspar@santaclarachevrolet.com.br> 22 de agosto de 2024 as 10:38
Para: dpilhota@pc.sc.gov.br

Bom Dial!

Segue orgamento do veiculo Onix
Chassis : PG250850

Placa: RYC5I59

SEGUNDA REVISAO:

FILTRO DE OLEO

FILTO DE COMBUSTIVEL
VEDADOR DE OLEO

FLUIDO DE FREIO
LUBRIFICANTE ( OLEO)
VALOR DO SAITE : R$ 920,00

COMPLEMENTO:

FILTRO DO AR CONDICIONADO
GEOMETRIA

BALAMCIAMENTO
HIGIENIZACAO

VALOR R$ 420,00

OBS: VALOR PODE TER ALTERAGCAO APS DIAGINOSTICO.

SANTA CLARA CHEVROLET ?,‘gﬁf;ifﬁsa ;
. : Fone: 47 3308-3200 / / \
pecasgaspard@sanfaclarachevrolel.com. br & =
A

\

v

.-.'{,e“‘clla ,.,“r,-"‘“"

FINDNEWRDADS Santa Clara Com. de Veicilos Lida
T wiww.sanlaclarachevrolel.com. br
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ORCAMENTO

4 mensagens

Adriana - Santa Clara Chevrolet <pecasgaspar@santaclarachevrolet.com.br> 22 de agosto de 2024 as 10:38
Para: dpilhota@pc.sc.gov.br

Bom Dia!

Segue orgamento do veiculo Onix
Chassis : PG250850
Placa: RYC5I159

SEGUNDA REVISAO:

FILTRO DE OLEO

FILTO DE COMBUSTIVEL
VEDADOR DE OLEO

FLUIDO DE FREIO
LUBRIFICANTE ( OLEO)
VALOR DO SAITE : R$ 920,00

COMPLEMENTO:

FILTRO DO AR CONDICIONADO
GEOMETRIA

BALAMCIAMENTO
HIGIENIZAGAO

VALOR R$ 420,00

OBS: VALOR PODE TER ALTERACAO APS DIAGINOSTICO.

Adriana Rosa

SANTA CLARA CHEVROLET Pegas - Gaspar i
_ — Fone: 47 3308-3200 f \
T o L pecasgaspar@santaclarachevrolel.com. br & P J
ﬂ.’-ﬂ'
NEIAS 3 Santa Clara Com. de Veicwlos Lida ,,
FINDNEWROADS www.santaclarachevrolet. com. br o e
llhota - Delegacia de Policia do Municipio <dpilhota@pc.sc.gov.br> 26 de agosto de 2024 as 16:10
Para: Adriana - Santa Clara Chevrolet <pecasgaspar@santaclarachevrolet.com.br>
Boa tarde
para dar continuidade ao pedido de autorizagao da prestagao do servigo, necessito das seguintes CNDS da empresa:
Municipal
Estadual
Federal
FGTS, Trabalhista
faléncia.
Atenciosamente.

Marcio Thome

Delegacia de Policia do Municipio de llhota
Rua Leoberto Leal, n°. 328, Centro, llhota SC
Telefone para contato: 47 33788795

Correio eletrénico institucional: dpilhota@pc.sc.gov.br


mailto:dpilhota@pc.sc.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

llhota - Delegacia de Policia do Municipio <dpilhota@pc.sc.gov.br>
Para: faturamento1@staclara.com.br

Boa tarde.
conforme contato, segue relagdo de documentos para pedido de OR revisdo veiculo oficial.

Atenciosamente.

Marcio Thome

Delegacia de Policia do Municipio de llhota
Rua Leoberto Leal, n°. 328, Centro, llhota SC
Telefone para contato: 47 33788795

Correio eletrénico institucional: dpilhota@pc.sc.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 de setembro de 2024 as 13:41

Faturamento - Santa Clara Veiculos <faturamento1@santaclarachevrolet.com.br>
Para: dpilhota@pc.sc.gov.br

Ana Pedrozo Piram A

SANTA CLARA CHEVROLET |  assistente Adminisirativo /
-. Fone: 47 3331-5066 -' \
faturamentoi@staclara.com.br k L
w"

FINDNEWROADS Santa Clara Com. de Velculos Lida

% i
www.santaclarachevrolel.com.br 00 pras®

De: Contabilidade Santa Clara - Luiz <contab@santaclarachevrolet.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2024 16:25

Para: 'Faturamento - Santa Clara Veiculos' <faturamento1@santaclarachevrolet.com.br>
Assunto: RES: ORCAMENTO

De: Faturamento - Santa Clara Veiculos [mailto:faturamento1@santaclarachevrolet.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2024 15:14

Para: contab@staclara.com.br

Assunto: ENC: ORCAMENTO

Vocé consegue me encaminhar esses documentos abaixo, por gentileza?

para dar continuidade ao pedido de autorizagdo da prestagéo do servigo, necessito das seguintes CNDS da empresa:

Municipal
Estadual

Federal

FGTS, Trabalhista

faléncia.

Att,

9 de setembro de 2024 as 16:43
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Ana Pedrozo Piram

SANTA CLARA CHEVROLET |  assistente Adminisirativo
. Fone: 47 3331-5065 J
T | e faturamentoi@slaclara.com.br e 5
FINDNEWROADS Santa Ciara Com. de Vefculos Lida Vg o

www.santaclarachevrolel. com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Policia Civil de Santa Catarina - PCSC

Site | Instagram | Twitter | Youtube

6 anexos

E certidao falencia.pdf
100K

E certidao trabalhista.pdf
664K

brd CERTIDAO MUNICIPAL BR.pdf
149K

brd gGTS BR.pdf
5K

E certidao federal.pdf
182K

brd CERTIDAO ESTADUAL.pdf
262K


https://pc.sc.gov.br/
https://www.instagram.com/policiacivilsantacatarina/
https://twitter.com/pcscoficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/c/pcscoficial
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.6&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f5fe5e9853&view=att&th=191d850ac2adcf74&attid=0.6&disp=attd&safe=1&zw
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